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Nidia buena tarde,

Adjunto envio el ppto aprobado por la interventoria y FFIE, relacionado al movimiento de tierras y rellenos de la IE
Rural del Sur, para ser validado por ustedes y revisado en conjunto mañana en la reunion por meet.

Quedo atenta

De: Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>
Enviado: martes, 18 de abril de 2023 15:08
Para: Paula Andrea Rojas Sánchez <psanchez@ffie.com.co>
Cc: Maria Camila Manrique Solis <mmanrique@ffie.com.co>
Asunto: RV: Presupuesto Obras Complementarias Adicionales de relleno y corte - IE Rural del Sur
 
Cordial Saludo,
 
Dando alcance a la solicitud y teniendo como referencia la información remitida y aprobada por la interventoría del proyecto y a
su vez validada por el Grupo de Costos y Presupuestos de la UG FFIE se entrega concepto favorable para que se realice la
asignación de recursos por parte de la ETC por valor de $701.690.567 correspondiente a las “actividades de relleno y cortes
para terrazas de IE Rural del Sur”.
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud al respecto.
 

PRESUPUESTO OBRAS COMPLEMENTARIAS - ADICIONALES

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO
UNITARIO

VALOR

2.1.6
EXCAVACION MECÁNICA (INC.
CARGUE, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL)

M3 1225,28 $             
42.249,41 $            51.767.357,00

2.1.8

RELLENO EN RECEBO COMUN
(SUMINISTRO, EXTENDIDO,
HUMEDECIMIENTO Y
COMPACTACIÓN) 

M3 6047,81 $             
80.299,80 $           485.638.293,00

                   
VALOR  COSTO DIRECTO
OBRA             $        537.405.650,00

                   
A.   I.   U.                 $        161.221.695,00
                   
IVA SOBRE UTILIDAD               $            3.063.212,21
                   
VALOR TOTAL  OBRA               $        701.690.557,00

 
De: Paula Andrea Rojas Sánchez <psanchez@ffie.com.co>
Enviado el: martes, 18 de abril de 2023 11:59 a. m.
Para: Henry Andres Duarte Rojas <hduarte@ffie.com.co>; Jairo Gustavo Enriquez Ramirez <jenriquez@ffie.com.co>
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CC: Maria Camila Manrique Solis <mmanrique@ffie.com.co>
Asunto: RV: Presupuesto obras adicionales relleno y corte
 
Buen dia
 
Adjunto envio el ppto de obras adicionales ya revisado y aprobado por la interventoria de la IE Rural del Sur , para su
revision.
 
Quedo atenta
 

De: Gabriel Duarte O <profesional1@dibenem.com>
Enviado: martes, 18 de abril de 2023 11:46
Para: Maria Camila Manrique Solis <mmanrique@ffie.com.co>; Paula Andrea Rojas Sánchez <psanchez@ffie.com.co>
Cc: auxiliar4@dibenem.com <auxiliar4@dibenem.com>; directorobra16@construccionesaldia.com
<directorobra16@construccionesaldia.com>
Asunto: RV: Presupuesto obras adicionales relleno y corte
 
Cordial saludo,
 
De acuerdo con compromisos adquiridos, adjunto envío presupuesto de relleno y cortes para terrazas de IE rural del Sur. Lo
anterior con visto bueno de interventoría, con base en topografía entregada ( se adjunta planos topográficos de soporte) por
contratista de obra y verificación de precios tope FFIE de Grupo 3 ofertados.
 
Cordialmente,
 

 
De: Daniel Federico Buitrago Villamizar <directorobra16@construccionesaldia.com>
Enviado el: martes, 18 de abril de 2023 11:11 a. m.
Para: Gabriel Duarte O CONSOCICONTORS 26 <profesional1@dibenem.com>; Auxiliar4@dibenem.com
CC: psanchez@ffie.com.co
Asunto: Presupuesto obras adicionales relleno y corte
 
Buen dia.
 
Arq. Gabriel Duarte, por medio del presente correo se adjunta lo enunciado, quedo atento a cualquier inquietud.
 
 
Att: Ing. Daniel Buitrago Villamizar
      Esp. Gestión Estratégica de Proyectos
      Director de obra
      Tel: 3102310272
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